
TÜRKÇE MAT FEN İNK İNG DİN SÖZEL SAYISAL TOPLAM
SIRA AD D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N

1 ELİF GÜZİN MENTEŞ 18 2 17.3 18 2 17.3 13 4 11.7 7 3 6.0 10 0 10.0 6 4 4.7 41 9 38.0 31 6 29.0 72 15 67.0 431.9
2 ELİFSU ERASLAN 15 5 13.3 11 4 9.7 16 3 15.0 9 1 8.7 9 1 8.7 10 0 10.0 43 7 40.7 27 7 24.7 70 14 65.3 396.1
3 MERVE ÇAVUŞOĞLU 16 3 15.0 15 0 15.0 13 7 10.7 7 3 6.0 4 6 2.0 4 4 2.7 31 16 25.7 28 7 25.7 59 23 51.3 395.1
4 GÜL YETER SARI 18 2 17.3 13 4 11.7 10 5 8.3 9 1 8.7 7 2 6.3 9 1 8.7 43 6 41.0 23 9 20.0 66 15 61.0 393.1
5 YAĞMUR KARAMAN 16 4 14.7 18 2 17.3 3 5 1.3 6 2 5.3 2 0 2.0 6 4 4.7 30 10 26.7 21 7 18.7 51 17 45.3 369.3
6 AYŞİN ERCİYES 14 5 12.3 17 0 17.0 4 4 2.7 6 2 5.3 6 4 4.7 4 1 3.7 30 12 26.0 21 4 19.7 51 16 45.7 364.6
7 MEDİNE BULUT 13 4 11.7 10 0 10.0 9 5 7.3 6 4 4.7 6 3 5.0 8 2 7.3 33 13 28.7 19 5 17.3 52 18 46.0 348.6
8 HASAN SAİD DURGUT 13 7 10.7 5 7 2.7 17 3 16.0 6 4 4.7 6 4 4.7 7 3 6.0 32 18 26.0 22 10 18.7 54 28 44.7 340.5
9 YUSUF CAN GÜLTEKİN 13 5 11.3 6 11 2.3 15 5 13.3 6 3 5.0 9 1 8.7 10 0 10.0 38 9 35.0 21 16 15.7 59 25 50.7 339.9

10 HATİCE KÜÇÜKBELSİZ 10 8 7.3 12 4 10.7 13 4 11.7 5 4 3.7 4 5 2.3 2 6 0.0 21 23 13.3 25 8 22.3 46 31 35.7 338.9
11 EŞREF KUBİLAY DİLLİ 12 8 9.3 10 6 8.0 12 5 10.3 7 3 6.0 3 3 2.0 4 6 2.0 26 20 19.3 22 11 18.3 48 31 37.7 333.2
12 ÜNZÜLE UZUNOĞLU 8 11 4.3 15 1 14.7 5 7 2.7 4 5 2.3 8 2 7.3 8 2 7.3 28 20 21.3 20 8 17.3 48 28 38.7 321.0
13 SERTAP SARIKAYA 11 6 9.0 8 2 7.3 8 1 7.7 4 2 3.3 7 3 6.0 0 0 0.0 22 11 18.3 16 3 15.0 38 14 33.3 317.2
14 KEZBAN ERDOĞAN 9 11 5.3 15 2 14.3 7 11 3.3 2 8 -0.7 3 6 1.0 4 4 2.7 18 29 8.3 22 13 17.7 40 42 26.0 311.5
15 METEHAN MENTEŞ 9 11 5.3 13 7 10.7 9 11 5.3 4 5 2.3 6 4 4.7 6 4 4.7 25 24 17.0 22 18 16.0 47 42 33.0 310.5
16 KARDELEN NARLIK 8 12 4.0 17 3 16.0 6 14 1.3 5 4 3.7 3 6 1.0 4 6 2.0 20 28 10.7 23 17 17.3 43 45 28.0 310.1
17 ZEHRANUR GÖSEBURBAN 13 7 10.7 6 4 4.7 5 2 4.3 7 1 6.7 7 3 6.0 6 4 4.7 33 15 28.0 11 6 9.0 44 21 37.0 306.2
18 MELİH TANIR 10 10 6.7 11 9 8.0 11 9 8.0 4 6 2.0 0 0 0.0 3 3 2.0 17 19 10.7 22 18 16.0 39 37 26.7 305.5
19 EZOZA DONIYOROVA 13 7 10.7 13 7 10.7 4 16 -1.3 5 5 3.3 4 6 2.0 5 5 3.3 27 23 19.3 17 23 9.3 44 46 28.7 304.1
20 AYŞENUR ŞAHİN 13 7 10.7 6 2 5.3 6 6 4.0 3 3 2.0 7 2 6.3 4 5 2.3 27 17 21.3 12 8 9.3 39 25 30.7 301.1
21 TALHA ÖZTÜRK 7 13 2.7 11 9 8.0 14 6 12.0 2 8 -0.7 4 6 2.0 2 8 -0.7 15 35 3.3 25 15 20.0 40 50 23.3 300.5
22 SUDE NAZ ÖZÇELİK 12 8 9.3 6 2 5.3 6 14 1.3 10 0 10.0 7 3 6.0 6 4 4.7 35 15 30.0 12 16 6.7 47 31 36.7 295.3
23 MUHAMMET YUSUF PİŞKİN 15 5 13.3 7 3 6.0 3 12 -1.0 5 4 3.7 5 4 3.7 4 5 2.3 29 18 23.0 10 15 5.0 39 33 28.0 295.1
24 RAMAZAN İLİK 11 9 8.0 7 13 2.7 10 10 6.7 8 2 7.3 8 2 7.3 5 5 3.3 32 18 26.0 17 23 9.3 49 41 35.3 294.7
25 ABDULLAH ÇİMEN 10 10 6.7 7 5 5.3 8 10 4.7 7 3 6.0 6 4 4.7 7 3 6.0 30 20 23.3 15 15 10.0 45 35 33.3 292.4
26 YUSUF ARDA ÇİMEN 8 11 4.3 11 3 10.0 7 9 4.0 2 7 -0.3 4 6 2.0 5 3 4.0 19 27 10.0 18 12 14.0 37 39 24.0 290.9
27 HÜSEYİN AKYOL 9 9 6.0 9 10 5.7 11 9 8.0 4 6 2.0 4 6 2.0 2 8 -0.7 19 29 9.3 20 19 13.7 39 48 23.0 290.5
28 YUNUS EMRE ESENLİKCİ 11 9 8.0 4 12 0.0 13 7 10.7 5 5 3.3 6 4 4.7 5 4 3.7 27 22 19.7 17 19 10.7 44 41 30.3 290.3
29 AYŞE NUR ÇİLİNGİR 10 8 7.3 10 5 8.3 5 13 0.7 6 3 5.0 3 5 1.3 2 7 -0.3 21 23 13.3 15 18 9.0 36 41 22.3 283.2
30 SEDEF EROL 9 8 6.3 9 11 5.3 4 1 3.7 6 3 5.0 5 4 3.7 4 5 2.3 24 20 17.3 13 12 9.0 37 32 26.3 281.1
31 EFE CAN ÇEKER 15 4 13.7 5 15 0.0 7 13 2.7 5 5 3.3 5 5 3.3 4 6 2.0 29 20 22.3 12 28 2.7 41 48 25.0 280.1
32 AHMET ÜNAL 5 12 1.0 11 4 9.7 8 8 5.3 4 4 2.7 3 2 2.3 2 5 0.3 14 23 6.3 19 12 15.0 33 35 21.3 279.9
33 BUSE BAYDUNCU 7 10 3.7 11 9 8.0 7 8 4.3 1 2 0.3 3 7 0.7 4 5 2.3 15 24 7.0 18 17 12.3 33 41 19.3 276.9
34 FATMA SU GÜLTEN 10 10 6.7 1 10 -2.3 13 6 11.0 4 6 2.0 3 5 1.3 6 3 5.0 23 24 15.0 14 16 8.7 37 40 23.7 270.3
35 SUDENAZ KEPELEK 12 8 9.3 7 6 5.0 2 7 -0.3 3 7 0.7 3 4 1.7 3 7 0.7 21 26 12.3 9 13 4.7 30 39 17.0 268.0
36 GÜLSÜM POYRAZ 13 6 11.0 0 0 0.0 5 12 1.0 4 4 2.7 4 4 2.7 5 3 4.0 26 17 20.3 5 12 1.0 31 29 21.3 262.3
37 ENSAR ÖLMEZ 12 8 9.3 5 15 0.0 7 13 2.7 4 6 2.0 5 5 3.3 4 6 2.0 25 25 16.7 12 28 2.7 37 53 19.3 259.6
38 ZEYNEP ALICI 8 8 5.3 6 2 5.3 2 5 0.3 2 4 0.7 1 0 1.0 4 4 2.7 15 16 9.7 8 7 5.7 23 23 15.3 256.0
39 KEREM MÜRSEL ÇETİN 6 14 1.3 9 11 5.3 9 11 5.3 4 6 2.0 3 7 0.7 1 9 -2.0 14 36 2.0 18 22 10.7 32 58 12.7 254.8
40 ELİF ÇELİK 8 11 4.3 8 4 6.7 3 11 -0.7 3 7 0.7 2 5 0.3 4 6 2.0 17 29 7.3 11 15 6.0 28 44 13.3 252.8
41 ZINEH ROUMIEH 10 10 6.7 6 14 1.3 6 14 1.3 8 2 7.3 3 7 0.7 4 6 2.0 25 25 16.7 12 28 2.7 37 53 19.3 252.1
42 ALPEREN YASİR CİNGÖZ 14 6 12.0 7 13 2.7 2 18 -4.0 1 9 -2.0 4 6 2.0 4 6 2.0 23 27 14.0 9 31 -1.3 32 58 12.7 252.1
43 MÜNEVVER ER 9 11 5.3 9 7 6.7 2 14 -2.7 3 6 1.0 2 7 -0.3 3 6 1.0 17 30 7.0 11 21 4.0 28 51 11.0 247.9
44 OĞUZHAN SAYAR 7 12 3.0 7 13 2.7 7 11 3.3 3 6 1.0 5 4 3.7 3 6 1.0 18 28 8.7 14 24 6.0 32 52 14.7 246.0
45 EBRAR BETÜL ÇELİK 11 7 8.7 4 15 -1.0 7 12 3.0 1 8 -1.7 2 3 1.0 3 6 1.0 17 24 9.0 11 27 2.0 28 51 11.0 245.4
46 TALA ROUMIEH 10 10 6.7 6 13 1.7 5 15 0.0 4 6 2.0 2 7 -0.3 6 4 4.7 22 27 13.0 11 28 1.7 33 55 14.7 244.2
47 AYSİMA ÇİFTCİ 9 9 6.0 5 10 1.7 4 10 0.7 3 7 0.7 4 3 3.0 4 6 2.0 20 25 11.7 9 20 2.3 29 45 14.0 243.4
48 EMİRHAN ARSLAN 10 10 6.7 6 8 3.3 4 16 -1.3 1 9 -2.0 4 5 2.3 4 6 2.0 19 30 9.0 10 24 2.0 29 54 11.0 243.0
49 NİSA NUR ARSLAN 8 9 5.0 1 3 0.0 5 6 3.0 4 3 3.0 2 4 0.7 3 3 2.0 17 19 10.7 6 9 3.0 23 28 13.7 240.0
50 MELİH ŞİRİN 7 12 3.0 0 2 -0.7 8 11 4.3 7 3 6.0 1 0 1.0 5 5 3.3 20 20 13.3 8 13 3.7 28 33 17.0 238.2
51 ŞEVVAL NUR TEKİN 7 10 3.7 0 0 0.0 7 11 3.3 3 6 1.0 3 3 2.0 4 4 2.7 17 23 9.3 7 11 3.3 24 34 12.7 235.4
52 YUSUF EFE SARILI 4 16 -1.3 6 14 1.3 11 9 8.0 2 8 -0.7 3 6 1.0 3 7 0.7 12 37 -0.3 17 23 9.3 29 60 9.0 233.8
53 TANER OCAK 6 14 1.3 8 12 4.0 6 14 1.3 3 7 0.7 3 5 1.3 2 8 -0.7 14 34 2.7 14 26 5.3 28 60 8.0 232.7
54 AZİZ ERDEM 9 11 5.3 4 16 -1.3 7 13 2.7 4 6 2.0 3 7 0.7 4 6 2.0 20 30 10.0 11 29 1.3 31 59 11.3 232.4
55 HİLAL ŞİMŞEKER 6 14 1.3 10 10 6.7 3 17 -2.7 4 6 2.0 2 8 -0.7 4 5 2.3 16 33 5.0 13 27 4.0 29 60 9.0 232.3
56 SAMET KÜÇÜKBELSİZ 8 12 4.0 6 14 1.3 4 16 -1.3 6 4 4.7 4 6 2.0 4 6 2.0 22 28 12.7 10 30 0.0 32 58 12.7 228.3
57 NİSA SİNEM DAĞAR 6 14 1.3 4 15 -1.0 8 11 4.3 2 8 -0.7 3 7 0.7 7 3 6.0 18 32 7.3 12 26 3.3 30 58 10.7 224.2
58 CAN TOPTAN 7 9 4.0 3 12 -1.0 4 12 0.0 6 2 5.3 4 5 2.3 2 5 0.3 19 21 12.0 7 24 -1.0 26 45 11.0 221.4
59 ERAY KÖYTÜ 5 15 0.0 4 16 -1.3 7 13 2.7 3 7 0.7 4 6 2.0 4 6 2.0 16 34 4.7 11 29 1.3 27 63 6.0 208.9
60 TUNÇ YALÇIN 6 14 1.3 5 15 0.0 5 15 0.0 1 9 -2.0 3 5 1.3 2 8 -0.7 12 36 0.0 10 30 0.0 22 66 0.0 204.5
61 ECRİN NAZ ÇİMEN 7 12 3.0 5 15 0.0 2 18 -4.0 4 6 2.0 6 4 4.7 2 8 -0.7 19 30 9.0 7 33 -4.0 26 63 5.0 203.9
62 MUHAMMED ALİ DURAN 5 11 1.3 2 13 -2.3 2 6 0.0 0 4 -1.3 4 1 3.7 4 3 3.0 13 19 6.7 4 19 -2.3 17 38 4.3 199.8
63 SÜMEYYE KÜÇÜKBELSİZ 6 14 1.3 5 15 0.0 4 16 -1.3 2 8 -0.7 2 8 -0.7 3 7 0.7 13 37 0.7 9 31 -1.3 22 68 -0.7 199.7
64 CANSU TAŞAR 4 16 -1.3 6 14 1.3 3 17 -2.7 3 7 0.7 2 8 -0.7 2 8 -0.7 11 39 -2.0 9 31 -1.3 20 70 -3.3 189.5
65 GÜLHANIM ÜRÜ 3 17 -2.7 3 17 -2.7 6 14 1.3 3 7 0.7 2 8 -0.7 3 7 0.7 11 39 -2.0 9 31 -1.3 20 70 -3.3 180.9
66 ÖZKAN İNCE 6 14 1.3 2 18 -4.0 4 16 -1.3 3 7 0.7 2 8 -0.7 2 8 -0.7 13 37 0.7 6 34 -5.3 19 71 -4.7 179.9
67 MUHAMMED YİĞİT 4 16 -1.3 5 15 0.0 1 19 -5.3 2 8 -0.7 3 5 1.3 4 6 2.0 13 35 1.3 6 34 -5.3 19 69 -4.0 175.5
68 HANİFE OKUTUCU 2 18 -4.0 5 14 0.3 2 18 -4.0 3 7 0.7 3 7 0.7 3 6 1.0 11 38 -1.7 7 32 -3.7 18 70 -5.3 170.5
69 BURAK CAN GÖL 3 17 -2.7 0 20 -6.7 4 16 -1.3 4 6 2.0 3 6 1.0 1 8 -1.7 11 37 -1.3 4 36 -8.0 15 73 -9.3 151.2



9.41 9.8 6.14 7.49 8.54 4.65 6.81 10.29 3.38 4.26 4.97 2.60 4.08 3.98 2.61 4.17 4.97 2.52 21.9 24.2 13.87 14.3 18.8 8.03 36.2 43 21.90 272.04


